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INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

STPS Insurgentes Sur No. 452 pisa 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegacion @ﬁggﬁ{
“MEERLIANA Bts AR Cuauhtémoc México 3 ' L
¥ TRV Mvd SoTTAL S —
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION MEXICODF A 29/06/2015
NOTA PROPGSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA
SUCURSAL DE PAGO 51 VILLAHERMOSA
CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES
e per NOMBRE JOSE FELIPE PIFA LOPE
CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS
DETALLE DEVOLUCION DEL VIAJE 752 LOS DIAS 12 Y 13 MAY/15 A VERACRUZ
IMPORTES APLICABLES
IMPORTE DE IVA $ 0.00 IMPORTE COMISION $ 0.00) INTERESES MORATORIOS $ 0.00
i $ : $ ;
INTERES A DEVENGAR 0.00 IVA COMISION 0.00 IVA INT. MORATORIOS ] 0.00
IMPORTE CHEQUE s 0.00 IMPORTE MULTA § 0.00 GASTOS DE COBRANZA $ 0.00
IVA GTOS. DE COBRANZA $ 0.00
IMPORTE TOTAL: $ 4,569.26
FECHA LIMITE DE PAGO: 29/06/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O C(')DI(_-,?O DE 8111504010163550052090

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766




Karla Torres Sanchez

De: Jorge Juarez Tejeda

Enviado el: jueves, 02 de julio de 2015 08:39 a.m.

Para: Karla Torres Sanchez

Asunto: RE: problematica comprobaciones en la misma fecha Dir Est Villahermosa
BUENOS DIAS:

El sistema ya no permite capturar una comision del mismo dia, lo que tiene que hacer es capturarlo con un dia
antes o un dia después, y agregar este correo para justificar la fecha de los comprobantes y el por qué no
permite capturar en el dia 12-05-15.

Saludos.

De: Karla Torres Sanchez

Enviado el: miércoles, 01 de julio de 2015 05:00 p.m.

Para: Carlos Javier De Ledn Garcia

CC: Jorge Juarez Tejeda; Alejandro Armando Flores Melchor; Abigail Jimenez Rueda
Asunto: problematica comprobaciones en la misma fecha Dir Est Villahermosa

Buenas Tardes Lic. Carlos

Solicitamos de su apoyo debido a una problematica que tenemos con dos viajes del Director de
Villahermosa el Lic. Jose Felipe Pifia con no. de gafete 6355
y que a continuacion le comento:

El dia 07/05/2015 el C. Jorge Juarez me tramita un anticipo con el nimero de viaje 752 documento
2300002181 para comision a Veracruz por los dias 12 y 13 de mayo.

Por cambios en la agenda del director no sale a Veracruz por lo que se realiza una devolucion de este
depdsito

El director, se va de comision unicamente el dia 12 de mayo al municipio de Jonuta, Tab. y se tramita
el reembolso con el viaje 756 documento 2300002357 misma que la autoriza el C. Alejandro Flores

el problema que surge es que ya se contabilizo el reembolso del viaje 756, pero al querer realizar la
comprobacion del viaje 752 ya no nos permite, el sistema envia un mensaje que dice que ya existe un
viaje con la misma fecha

por lo que pedimos su apoyo para saber qué es lo que procede?

En espera de sus comentarios, le envié un cordial saludos
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Atentamente

Karla Torres Sanchez
Analista Delegacional
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